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MEMORANDUM

Departamento de Programacién y Presupuesto
Santa Maria Tonantzintla, Puebla a 25 de agosto de 2025

Para: Dr. Fermin Salomén Granados Agustin
Coordinador de Optica

De: Mtro. Jesus Diaz Fortis
Jefe del Departamento de Programacion y Presupuesto

Ref.: DCP/547/2025

En atencién a su Memordndum CO/119/2025, mediante el cual solicita suficiencia presupuestal para cargo de
envié del Proforma Invoice RS025-0025 correspondiente al RG-CO-25/61, del proveedor OXXIUS; al
respecto le informo que de acuerdo con el PEF 2025 autorizado mediante oficio G02000/028/2025 se cuenta
con suficiencia presupuestal por un monto de $2,789.25 (Dos mil setecientos ochenta y nueve pesos 25/100

M.N.), conforme a lo siguiente:

FUENTE DE : :
FINANCIAMIENTO CENTRO DE COSTO PARTIDA PRESUPUESTARIA MONTO EN M.N. DISPONIBILIDAD
. 2006 :
Recursos Fiscales o 34701 - Fletes y maniobras $2,789.25 Agosto

Se considera el tipo de cambio de $18.5950 publicado en el Diario Oficial de la Federacidn el dia de hoy

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

C.c.p. Mtra. Petra Mares Martinez - Directora de Administracion y Finanzas. - Para su conocimiento
Mtra. Gema Ibéfez Flores - Encargada del Despacho de los Asuntos de la Subdireccién de Finanzas y Control Presupuestal- Mism
Consecutivo

IDF/ joc

Afo de
La Mujer
Indigena

2025 Luis Enrique Erro No. 1, CP. 72840, Santa Marfa Tonanzintla, Pue., México. Tel: (222) 266 3100 (222) 247 2044 Ext. 3128




_CienciayTecnologia

Secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnologia e fnnovacién

MEMORANDUM

25 AGO 20%5 EJ
: kip - T
Fecha: Agosto 22 de 2025 2 Rl Y

Para: Mtro. Jesus Diaz Fortis ‘
Jefe del Departamento de Programacion y Presupuesto

De: Dr. Fermin Salomén Granados Agustin /%
Coordinador de Optica S

Asunto: Solicitud de suficiencia presupuestal

Ref: CO/119/2025

_ En alcance al memorandum CO/084/2025, le solicito me informe si
existe suficiencia presupuestal por un monto de $150 USD (Ciento cincuenta
délares 00/100 USD), debido a que en la Proforma Invoice RS025-0025
correspondiente al RG-C0-25/61, el proveedor Oxxius, aplica un cargo de envio
(flete).

FUENTE DE | CENTRO DE ? CONCEPTO MONTO TOTAL

FINANCIAMIENTO  COSTO
Recurso Fiscal 2006
Coordinacion
Optica

Pago envio (flete). 150 USD

En espera de su respuesta, reciba un cordial saludo.

TR
PARA REVISIGN

2 5 AGO 2025

Atentamente

DIRECCION DE
A[}!:tlr STRACIUN

Fit

C.c.p. Mtra, Petra Mares Martinez. - Directora de Administracion y Finanzas.
C.P. Gema Ibafiez Flores, Encargada del Despacho de los Asuntos de la Subdireccion de Finanzas y
Conirol Presupuestal. )

20%5 Luis Enrique Erro No. 1, CP. 72840, Tonantzintia, Pue., México. Tel: (222) 266 3100 www.inaoep.mx
Anode ; . '

La Mujer
Indigena




Proforma Invoice

Our reference R3025-0025

Customer Code CO00334

[Date August 22, 2025

VAT ID

Fax:

Address : 4 rue Louis de Broglie, F-22300 Lannion
Tel: +33 206 487028
. FR53444437362

RCS Saint-Brieuc 444437362 - APE 2670Z

Biil to
INAQE

Calie Luis Enrique Erro 1, Sta Ma
72840 MEXICO, Mexico

Ship to
INACE

Instituto Nacional de Astrofisica Optica Instituto Nacional de Astrofisica Optica

Calle Luis Enrique Erro 1, Sta Ma

72840 MEXICO

Your Ref. RMA 1852_50C0O-25-61

Qur Account No,

Your Contact

Ruben Ramos Garcia

INCOTERMS Dalivered At Place Vendor Farid £l Bassri
Country of Origin France
Promised
Shipping Unit | Disent
No. Description Datey Qty | Unit Price % Amount
MAINTENANCE SERVICE ON LAS-07708 1 9180,00 180,00
As per quote 2025-01961-Oxxius
Warranty ; 24 months or 10 000 hours
from shipment date
Shipping costs 1 150,00 150,00
| Total USD incl. VAT | 9.330,00

Payment terms:

Pavment by wire transfer to :

Payment in advance

Currency uso

Accognt No. 000780100071

IBAN FR76 1380

7109 1676 D011 4083 926

SWIFT/BIC  CCBPFRPP14%

Societé Générale (USD account), 14 place des otages, MORLAIX
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Re: Réponse automatique : about valid date quote 2025-01961-0XXIUS.

Asunto: Re: Réponse automatique : about valid date quote 2025-01961-OXXIUS.
De: Manuel Rodrigo Pérez <mrodrigo@inaoep.mx>

Fecha: 22/08/2025, 11:56 a. m.

Para: Ruben Ramos-Garcia <rgarcia@inaoep.mx>

CC: C.P. José Antonio Gonzdlez Madrigal <agonzalez@inaoep.mx>, Patricia Sanpedro
<secoptic@inaoep.mx>, fermin <fermin@inaoep.mx>

Estimado Dr. Ruben Ramos,

El equipo Laser LAS-07706 / RMA 1852 fue recibido por OXXIUS para su reparacion tal y como se
menciona en el. mensaje descrito debajo de este.

Por otro lado el proveedor me ha hecho llegar su proforma invoice en donde se hace un cargo costo
de envio (flete) de 150 USD , el cual no se encuentra en el rq. actual CO-25/61, por lo que pide su
apoyo asi como de su coordinacién para solicitar la diferencia en tema de suficiencia presupuestal, en
caso contrario se dara indicacion de quitar el importe y se solicitara que el envio de retorno sea
realizado con la cuenta fedex de INAOE.

Esperando su amable comentario, agradezco su gran apoyo.
Saludos.
Manuel Rodrigo.

El 22/08/2025 a las 09:15 a.m., Laure Bourdier escribié:

Dear Manuel,
I confirm receipt of your order for the repair of your LAS-87706 / RMA 1852.

You will find attached the signed copy of the PO, our proforma invoice and our bank
details for the pre-payment.

Please do not hesitate to let me know in case you need any further information.

Cordialement / Best regards

Laure BOURDIER

Sales Administration Manager
OXXIUS SA

Mail: lbourdier@oxxius.com
Ph: +33.296.48.53.74

----- Message d'origine-----

De : Manuel Rodrigo Pérez <mrodrigo@inaocep.mx>

Envoyé : mercredi 20 ao(t 2025 ©©:30

A : Farid E1 Bassri <felbassri@oxxius.com>; Maxime JORY <mjory@oxxius.com>

Cc : C.P. José Antonio Gonzdlez Madrigal <agonzalez@inaoep.mx>; Laure Bourdier
<lbourdier@oxxius.com>

1de9 22/08/2025,12:27 p. m.



